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MTi

Empresa Mato-grossense
de Tecnologia da Informagao

Pregéao da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

PE - 74/2021 - ESCLARECIMENTOS

7 mensagens

Theo Teixeira <theoteixeira@cookpontual.com.br> 22 de novembro de 2021 14:48
Para: Pregao02@ses.mt.gov.br

Senhora, Pregoeira, bom dia!

Cook Empreendimentos em Alimentagdo Coletiva Ltda, inscrita no CNPJ 16.654.626/0001-51, interessada em participar do PE
- 74/2021, vem através deste, solicitar os seguintes esclarecimentos:

1) A respeito da emissdo da nota fiscal, a mesma serd emitida como:

PRODUTO (BASE DE ICMS) OU como SERVICO (BASE DE ISS).

2) Quais empresas prestam servigo hoje nos hospitais?

3) Sobre a planilha de formagdo de custos, a mesma devera ser enviada apenas pela empresa vencedora? Teriam a planilha de
formacgdo de custo em excel?

Att.

Théo Teixeira
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Pregao da SES <pregao02@ses.mt.gov.br> 22 de novembro de 2021 17:11

Para: Ideuzete Maria da Silva <ideuzetesilva@ses.mt.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Atenciosamente.

|
Pregoeiros Oficiais SES/MT
¢ (55) 3613-5456 ’ Bowarren d
B pregaoc@ses.mt.gov.br ‘j;;:E =& Mato
de Sadie Grosso

@ CPA, Rua ldlio DomingosdeCampos, s/n
CEP: 78049-005 | Cuiaba- MT

Coordenadoria de Aquisigoes. (65) 3613-5410
Superintendéncia de Aquisicoes e Contratos
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Secretaria de Estado de Salude de Mato Grosso

Rua Julio Domingos de Campos - Seo Fiote, S/N (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02) Bloco 05
Centro Politico Administrativo

78049-902, Cuiaba-MT

Pregao da SES <pregao02@ses.mt.gov.br> 22 de novembro de 2021 18:41
Para: Selma Aparecida Carvalho <selmacarvalho@ses.mt.gov.br>, Coordenadoria de Acompanhamento da Execugéo de
Servigos Hospitalares <gestaohospitalar@ses.mt.gov.br>

Boa tarde,
Segue e-mail com questionamento acerca do edital do PE 074 2021.
Atenciosamente

Ideuzete Silva
Pregoeira

---------- Forwarded message ---------

De: Theo Teixeira <theoteixeira@cookpontual.com.br>
Date: seg., 22 de nov. de 2021 as 14:53

Subject: PE - 74/2021 - ESCLARECIMENTOS

To: <Pregao02@ses.mt.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pregao da SES <pregao02@ses.mt.gov.br> 22 de novembro de 2021 18:49
Para: Theo Teixeira <theoteixeira@cookpontual.com.br>

Boa tarde,
Acusamos o recebimento dos questionamentos, faremos a analise e retornaremos.
Atenciosamente,

Ideuzete Silva

Pregoeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Selma Aparecida Carvalho <selmacarvalho@ses.mt.gov.br> 23 de novembro de 2021 14:49
Para: Pregdo da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

ASSUNTO: RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTO DA EMPRESA COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAGAO
COLETIVA LTDA, PREGAO ELETRONICO N2 074/2021 - PROCESSO N2 453099/2021

Prezados,

Em resposta ao processo 453099/2021, referente ao Pregdo eletronico n°® 074/2021, cujo o objeto a
"Contrataciao de Empresa Especializada na prestacio de servicos de Nutricdo e Alimentacdo Hospitalar, visando a
producdo e distribuicdo de refeicoes e dietas especiais nas instalag¢oes das Unidades Hospitalares da SES/MT", temos a
esclarecer quanto aos questionamentos da Empresa COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA

Questionamentos:

1- A respeito da emissdo da nota fiscal, a mesma sera emitida como: PRODUTO (BASE DE ICMS) OU
como SERVICO (BASE DE ISS).

R: Informamos que a Gestdao Hospitalar é unidade de apoio as areas finalisticas hospitalares, é
conforme a execucdo dos contratos vigentes para o referido objeto em questdo, encontra-se sua
dotacdo orcamentaria no elemento 39 (DETALHAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA 339039 - OUTROS
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA) por se tratar de fornecimento de alimentag3o, exemplo abaixo;
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C:/Users/Selma/Downloads/diario_oficial_2020-10-02_completo%20(1).pdf

diarie_oficial_2020-10-02_completo (1).pdf

PORTARIA N.T6/2020/SETASC/MT

A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
no use de suas atribuicbes que Ihe confere o artige 71, Il da Constituicho do
Estado de Mato Grosso

CONSIDERANDO o art. 2°, inciso ViIl. da Instrugdo Nomativa Conjunta
SEPLAN/SEFAZICGE n®. 00172017, de 09 de maio de 2017

RESOLVE:

Art. 1° Designar 0s servidores abaixo para atuarem como Fiscal e Suplente
dos Termos de Cooperacdo Técnica n® 0139-2020 & 0100-2020 firmado
|\ entre Secretaria de Estado de Assisténcia Social e Cidadania - SETASC/

sficial 2020-10 X -+ R =

COORDENADORIA DE CONTRATOS - CCTR/SES/MT
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AQ CONTRATO N*
0B83/2019/SES/MT - DISPENSA DE LICITAGAD N*. 052/2019

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE/SESMT -
Representada pelo Secretano GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO.
CONTRATADA: SALUTAR ALIMENTAGAQ E SERVICOS LTDA.
Representada por: GISELLE VILELA CARVALHO.

OBJETO: ‘CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
A PRESTACAD DE SERVICO DE NUTRIGAD E ALIMENTACAD
HOSPITALAR, VISANDO A PRODUCAO E DISTRIBUICAD DE

REFEIGOES E DIETAS ESPECIAIS NAS INSTALAGOES DO HOSPITAL

ANV ETERE 000 F5 T AT TIF WA 00 R ) Sovretiuris ok Eabaie o Plamcyssmesi ¢ Ut - SEPLALL - lrpremss Uil - BOGIA T

-

- r - . -\
sexta-feira, 02 de Qutubro de 2020 Dla FIO@OﬁCIa] N® 27849 Pdgina 27

ESTADUAL SANTA CASA (HESC) " O presente instrumento tem como
objeto o Prorrogagio do Contrato n® 083/2019/SES-MT

VIGENCIA DO CONTRATO: 180 (eento e oitenta) dias com Inicio em
0B/06/2020 @ término em 03/12/2020.

DOTAGAC ORGAMENTARIA: UC: 21801; Projets: 2515, Elemento:
33.90.39; Fonte: 134/112.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 2.576.978 80

DATA DE ASSINATURA: 05/06/2020

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
COORDENADORIA DE CONTRATOS - CCTR/SESIMT
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AQ CONTRATO N*
1YU201USES/MT - DISPENSA DE LICITAGAD N* 069/2019

O DE SAUDE/SES/MT -
O

2- Quais empresas prestam servico hoje nos hospitais?

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
COORDENADORIA DE CONTRATOS - CCTR/SESMT
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AQ CONTRATO N*
121/2019/SES/MT - DISPENSA DE LICITAGAD N° 050/2019

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE/SES/MT -
Representada pelo Secretano GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO.
CONTRATADA: NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI ME.
Representada por: CESAR AUGUSTO ANDROLAGE DE ALMEIDA
FILHO

OBJETO: “eontrataglio emergencial de empresa pava prestagdo de
servicos médicos, por meio de profissionais tecnicamente qualificados. de
cardiclogia para A Secretaria de Estado de Sadde no Hospital Estadual
Samia Casa” O presente instrumento tem como objeto o Prorrogagio

do Contrato n® 12172019/SES-MT
HELA DO #] RA il

& )

R: Empresas: Empresa NUTRANA LTDA, Empresa SALUTAR ALIMENTACAO, SERVICO LTDA , Empresa A. L.
VARELHA & VARELHA LTDA (TRIUNFANTE) e Empresa COREMA ALIMENTOS LTDA.

3- Sobre a planilha de formagdo de custos, a mesma devera ser enviada apenas pela empresa
vencedora? Teriam a planilha de formagao de custo em excel?

R: Conforme o solicitado para o Setor de licitagdo, ocorreu a inclusdo do item abaixo descrito:

Inclusio - 15.1.6 — Da documentacio a ser apresentada no ato da assinatura do contrato:

15.1.6.2. Apresentar planilha de custo e formagéo de prego, modelo da planilha encontra-se no ANEXO IV deste termo;

Portanto a planilha de custo devera ser apresentada para o vencedor na licitacdo, pois € a exigéncia para o ato de assinatura

do contrato, em anexo modelo da planilha em Word.

Selma Ap. Carvalho/ Técnica GBSAGH/SES/MT

[Texto das mensagens anteriores oculto]

@ MODELO DE PLANILHA DE CUSTO.docx
30K

Pregao da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>
Para: Selma Aparecida Carvalho <selmacarvalho@ses.mt.gov.br>

Boa tarde,

Acuso o recebimento das informagdes, repassaremos ao licitante.
Atenciosamente,

Ideuzete Silva

Pregoeira
[Texto das mensagens anteriores oculto]

https://mail.google.com/mail/u/2/?ik=bd461c8756&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A17171556 14986251556 &simpl=msg-f%3A1717155...

23 de novembro de 2021 14:55

3/4


https://mail.google.com/mail/u/2/?ui=2&ik=bd461c8756&view=att&th=17d4e2180dc82b47&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kwcg5jjm0&safe=1&zw

23/11/2021 17:33 E-mail de MTI - Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informacéo - PE - 74/2021 - ESCLARECIMENTOS

Pregao da SES <pregao02@ses.mt.gov.br> 23 de novembro de 2021 17:33
Para: Theo Teixeira <theoteixeira@cookpontual.com.br>

Boa tarde,

Segue resposta ao pedido de esclarecimento.
Salientamos que o modelo de planilha de custos é apenas exemplificativo e devera ser formalizado conforme os dados e
condi¢cbes da empresa.

Atenciosamente,

Ideuzete Silva
Pregoeira

Em seg., 22 de nov. de 2021 as 14:53, Theo Teixeira <theoteixeira@cookpontual.com.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

ﬂ IN 01- 2020 SEPLAG-MT (1).pdf
519K

@ MODELO DE PLANILHA DE CUSTO.docx
31K

ﬂ 1_Resposta pedido de Esclarecimentos empresa COOK.pdf
1509K
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